
KURUM - TYT SIRALI ÖĞRENCİ LİSTESİ KATILIM

İL İLÇE KURUM SINAV Genel İl İlçe Kurum
ADANA POZANTI Türkan NETBİL TYT D-1 6164 253 70 36

Sıra Öğrenci Bilgileri Sınıf
Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din Kül. v Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT Genel İl İlçe Krm Snf

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net Puan Sıra Sıra Sıra Sıra Sıra

1 357 - ESMANUR YARDAN 11/A 23 11 20.25 5 0 5.00 2 2 1.50 0 0 0.00 4 0 4.00 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 0 0 0.00 36.00 220.000 2534 128 5 1 1

2 0 - YUSUF AKTAŞ 11/A 25 15 21.25 2 2 1.50 1 4 0.00 1 2 0.50 4 1 3.75 9 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34.75 215.833 2673 134 8 2 2

3 0 - NESRİNOO AYDIN 11/0 22 14 18.50 5 0 5.00 1 2 0.50 0 5 -1.25 4 1 3.75 8 6 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 210.000 2864 137 10 3 1

4 35 - MELİSA ÖZTÜRK 11/A 23 14 19.50 2 3 1.25 0 2 -0.50 3 4 2.00 2 1 1.75 7 3 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 1 1 0.75 31.50 205.000 3013 141 11 4 3

5 41 - DURDANE BAĞLIK 11/A 22 9 19.75 3 0 3.00 1 1 0.75 2 2 1.50 2 1 1.75 2 0 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 0 1.00 29.50 198.333 3271 145 13 5 4

6 298 - MEHMET ŞAHİN 11/A 18 16 14.00 2 1 1.75 2 2 1.50 1 5 -0.25 1 4 0.00 8 4 7.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 1 1 0.75 0 0 0.00 24.50 181.667 3913 162 19 6 5

7 14 - SERHAT ÇAY 11/A 15 16 11.00 3 1 2.75 2 1 1.75 0 2 -0.50 5 0 5.00 4 6 2.50 0 1 -0.25 1 4 0.00 2 1 1.75 1 2 0.50 24.50 181.667 3913 162 19 6 5

8 239 - AYŞE DENİZ 11/A 19 21 13.75 2 2 1.50 1 0 1.00 4 4 3.00 2 2 1.50 1 2 0.50 0 0 0.00 1 2 0.50 1 1 0.75 1 0 1.00 23.50 178.333 4055 164 21 8 7

9 355 - CEREN NUR DEMİR 11/A 21 16 17.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 0 1 -0.25 5 0 5.00 1 4 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 3 1 2.75 0 3 -0.75 23.50 178.333 4055 164 21 8 7

10 417 - MELİKE BİLGİ 11/A 12 10 9.50 4 1 3.75 1 4 0.00 4 5 2.75 5 0 5.00 1 2 0.50 0 0 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50 1 2 0.50 23.00 176.667 4110 171 25 10 9

11 101 - CENNET EROĞLU 11/A 16 24 10.00 3 2 2.50 3 2 2.50 5 5 3.75 2 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 7 -1.75 3 4 2.00 3 3 2.25 22.50 175.000 4183 172 26 11 10

12 414 - ÜMRE KANDIRMAZ 11/A 16 17 11.75 4 1 3.75 1 0 1.00 2 1 1.75 4 1 3.75 1 9 -1.25 0 0 0.00 0 4 -1.00 0 3 -0.75 2 3 1.25 20.25 167.500 4475 181 30 12 11

13 365 - ALİ GÜLBAHAR 11/A 9 17 4.75 4 1 3.75 2 3 1.25 1 4 0.00 5 0 5.00 4 2 3.50 0 0 0.00 1 4 0.00 3 3 2.25 0 2 -0.50 20.00 166.667 4497 182 31 13 12

14 272 - ÖZLEM YILMAZ 11/A 15 15 11.25 3 0 3.00 1 1 0.75 0 1 -0.25 4 1 3.75 1 0 1.00 0 0 0.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 19.50 165.000 4547 183 32 14 13

15 0 - SEBİHA AYDIN 11/A 17 15 13.25 0 1 -0.25 1 2 0.50 1 1 0.75 3 2 2.50 3 5 1.75 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 1 0.75 0 0 0.00 18.75 162.500 4640 185 33 15 14

16 25 - EMİNE KARAT 11/0 17 20 12.00 3 1 2.75 1 3 0.25 0 0 0.00 4 1 3.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 1 0 1.00 0 5 -1.25 0 3 -0.75 17.00 156.667 4856 192 36 16 2

17 367 - ALİ SEZGİN 11/A 7 7 5.25 2 2 1.50 2 0 2.00 3 4 2.00 3 2 2.50 4 1 3.75 0 0 0.00 1 1 0.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 17.00 156.667 4856 192 36 16 15

18 33 - BUSE KARABULUT 11/A 17 22 11.50 2 2 1.50 1 3 0.25 2 0 2.00 4 1 3.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 4 -1.00 0 3 -0.75 16.50 155.000 4940 199 41 18 16

19 350 - AYŞENUR ŞAHİN 11/A 13 18 8.50 2 2 1.50 1 4 0.00 3 6 1.50 3 1 2.75 3 7 1.25 0 3 -0.75 1 3 0.25 2 4 1.00 1 3 0.25 16.25 154.167 4977 201 42 19 17

20 342 - FADİME ÇİMEN 11/A 16 22 10.50 2 1 1.75 0 2 -0.50 1 2 0.50 3 1 2.75 1 3 0.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 0 2 -0.50 15.25 150.833 5087 207 44 20 18

21 254 - FADİME BAHRİLLİ 11/A 13 17 8.75 2 0 2.00 0 0 0.00 2 0 2.00 2 0 2.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 0 0 0.00 14.50 148.333 5158 209 45 21 19

22 348 - EMRE ÇELİK 11/A 15 19 10.25 2 2 1.50 0 5 -1.25 3 7 1.25 3 2 2.50 1 7 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 2 5 0.75 0 3 -0.75 13.50 145.000 5268 217 49 22 20

23 0 - FATMA ÇAKMAK 11/A 12 19 7.25 1 2 0.50 1 4 0.00 0 0 0.00 3 1 2.75 2 2 1.50 0 0 0.00 1 2 0.50 0 1 -0.25 1 0 1.00 13.25 144.167 5288 218 50 23 21

24 359 - FANZHEN DONG 11/A 10 27 3.25 3 2 2.50 1 4 0.00 0 5 -1.25 1 4 0.00 5 4 4.00 0 0 0.00 1 4 0.00 3 3 2.25 1 2 0.50 11.25 137.500 5470 227 52 24 22

25 386 - OĞUZHAN KALKAN 11/A 9 31 1.25 2 3 1.25 2 3 1.25 4 6 2.50 3 2 2.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 1 2 0.50 2 0 2.00 11.25 137.500 5470 227 52 24 22

26 1111 - FATMA DEMİR 11/A 12 28 5.00 2 3 1.25 2 3 1.25 1 9 -1.25 4 1 3.75 7 25 0.75 2 6 0.50 1 6 -0.50 2 5 0.75 1 5 -0.25 11.25 137.500 5470 227 52 24 22

27 777 - YAĞMUR YAREN ERDE 11/A 13 17 8.75 1 0 1.00 0 4 -1.00 1 2 0.50 3 2 2.50 1 6 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.25 137.500 5470 227 52 24 22
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28 346 - FADİME ÖZKAN 11/A 11 20 6.00 1 2 0.50 0 2 -0.50 1 4 0.00 4 0 4.00 1 3 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.25 134.167 5569 234 58 28 26

29 364 - MUSTAFA KONUK 11/B 6 6 4.50 0 0 0.00 0 3 -0.75 1 1 0.75 3 2 2.50 3 0 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 133.333 5594 236 59 29 1

30 351 - ADEM HALİS * 11/B 9 13 5.75 2 2 1.50 2 3 1.25 2 8 0.00 0 0 0.00 1 3 0.25 1 1 0.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 9.25 130.833 5652 238 60 30 2

31 354 - ZEHRA ÖZER 11/A 12 25 5.75 1 3 0.25 2 2 1.50 1 3 0.25 2 2 1.50 2 9 -0.25 0 2 -0.50 0 2 -0.50 0 4 -1.00 1 3 0.25 7.25 124.167 5768 244 63 31 27

32 48 - FADİME AVCU 11/A 9 12 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 0 1 -0.25 1 1 0.75 0 3 -0.75 6.00 120.000 5830 247 65 32 28

33 203 - SEMA GÖREN 11/A 11 24 5.00 0 0 0.00 0 3 -0.75 0 0 0.00 3 2 2.50 1 6 -0.50 1 6 -0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5.75 119.167 5847 249 66 33 29

34 0 - DAMLA ÇINARR 11/A 10 30 2.50 1 4 0.00 1 4 0.00 3 7 1.25 3 2 2.50 0 1 -0.25 1 1 0.75 0 7 -1.75 3 4 2.00 0 6 -1.50 5.50 118.333 5854 250 67 34 30

35 7 - MESUDE GÜNGÖR 11/A 9 31 1.25 3 2 2.50 4 1 3.75 0 10 -2.50 0 0 0.00 6 26 -0.50 1 7 -0.75 3 4 2.00 1 6 -0.50 1 5 -0.25 5.00 116.667 5873 251 68 35 31

36 16 - ABDULSAMET TANIR 11/A 2 38 -7.50 2 3 1.25 0 5 -1.25 3 7 1.25 3 2 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 2.00 4 3 3.25 1 5 -0.25 1.25 104.167 6028 253 70 36 32
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